The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and
Conditions of Service) Act, 2017

Act No. 3 of 2017

Amendment appended: 6 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research
(PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These
contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy,
completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available.
Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant
state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person
using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained
in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this
document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or
distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.




Y g&=I-10 (9) Yl &40t / doato / o0 / 30 / 20182020

TYBIVY Toic FTvTErs

STNIEVS WHR gRT YbIg
SINATENROT
~ fqarft aRfdre

HRT—1, Qe (&)

(savrave  arferfram)
 deuqd, UAAR, 05 ol 2018 0
qlY 15, 1939 1P wHaq

ll

IXNTEUs I
furfl vd wadw s fREmr
W& 15 / XXXVI(3) /2018 / 66(1) / 2017

QEVGH, 05 Fad, 2018
e

_—

fafae

———

"WWW"%HWM%W%W#WW
wmmﬁa'wmwaﬂvwmmwﬁﬁmqm#m—w)
ﬁ?}ﬂﬂi,201?'¢\’ﬁ7ﬁ$03mﬂﬁ,2018@@%%@31?33%@%5

m@ﬁmmoaaﬁ,zma%mﬁm‘—mﬁwswaﬁiﬁmm
THIRIG fobar Simer &



2 STES SRS TorE, 05 o, 2018 Yo (AW 16, 1939 T L

IS g N T
QR R 3l ar-wrcl)
afaffas, 2017
FeRraEve Ty |l 03, 4 2018)

oM gt ¥ Prdfort @R @ NOrTR 3N W
aﬁm!ﬁﬁﬂmﬁaﬁﬂﬁﬁﬁﬁuﬁﬁ,mﬁﬂmwﬁmﬁw
R Gif a1 9w arquite " @ foe

WW%WWWWWW%W@“%
fr=fafed wu § ae afRfafa & -
T
1. Wi e, AR ok TRe— (1) 39 afRfEE o |t T STETe
sk T @R RifvgE s da-vd), s, 2017 &1
@) & <@ a1 R P B P oo el ger IR e B
g | : |
(3) 7E S§ AR P UG B, S Ao WRGR WoTTS § A g A
ol
2. RN — 39 SRR ¥ we a@ f wed & e afed T 8 -
@) “TE gERT” ¥ gR1 17 B S (1) B T 36 w0 F Frga gors
Y ®:
(@) “Raw & e I BT e B arch e 52 A orafy s ¥,
(M) “Privar ¥ Yar @ a7 afed s 8, o e gem ar e e @
ST W sifm FEE YEar 8 ok gE—
(@) fpd o a7 aftedl & W B T H B A ETH B DY AAER
qr e ;
(@) FT IR T A AT WY R 3 WifaEn= a1 SHS gRIT
frafya frdl gam a1 el v @ e #, qunRufy $8a R
7 IS TR A WA TRERT gRT O qHE a1 e @ Hrt
&1 yay o3 @ forg fga fbar war 4 fey v oy afafad &
Mﬁ".ﬁg@qﬁmaﬁﬂa%mﬁ@%m&ﬁmﬁﬁmm
8l B—

(@) fored ¢ AR FRAR, Pl o1 SaF Fifa a1 swe arwife
a1 A WEAE P bd A @ N uFERS a1 ggor et @
dpaN, 991, WE AR PR, AT AT IUS TaEES BT A AT
'\'ﬂTﬂT'g;?JT




JAEYE AWHRY Tore, 05 wad), 2018 o (Ut 15, 1939 AP qHq) 3

e —

@) Rt T AreTeen, RV a1 GRS STE—Ee a1 FANS
a%ﬁ»ﬁma:rdzﬁﬁmﬁmm%,%maﬂwmamﬁw,
1948 @ SUEY WA TE B B

(€) *'W"éwﬁwﬁaa@maﬁﬂﬁ%; .

@) 'ﬁ%ﬁ"ﬁgﬂw@ﬁwﬁmmwﬁﬂmﬁ%ﬁaﬁﬁﬁ&

(®) "W"ﬁWﬁéﬂﬁqﬁmaﬁﬁﬁ%,mﬁwwwme
e far o & @ STt TTEd! @1 vy & el @ AR T s pi
W.mw.w,mmmmamawm ,
wrer b faRer ar AT A g AFT A e ¥ freg g st A
W@ﬁ%ﬂmwﬁiﬂgmmﬂﬁ%ﬂﬂ‘ﬁﬁiﬁ?ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁmﬁﬂﬁaﬁ
FREMT ARFGH, 1948 D N SUERIT GAL FTT ©;

(@) o BT AR SRS T ¥ ‘

() 'ﬂa@"%sﬁa}mﬁaﬁwmwwﬂﬁmﬁaﬁ%ﬁmﬂﬂﬁ
wﬁqﬁﬂﬁm(ﬁaﬂ,ﬂ?ﬁzﬁmﬁmmma@ﬁﬁ%ﬁﬁﬁmmﬂ?ﬁ
e o fAffe fegT @ @ Ry o) o Fd el afa 2
S P @1 ¥ Fratew § fpy U B @ aEd @ B AR 16
it frraferfaa ama 28—

(T®) ) aRfcfa o wer @ 9 wwER & e a1 B e
1 YT B R N sy @ e wey Big W TR,

@)PrE A s, Rraer FraRE afi siefas ot a1 saem =
a7 {5 gedl 3y i 9ad ANBR ©;

@) e @ Peemia off W #1¥ sfiRen aRsfe @R IFw

B 9M ¥ a1 e oy AW W), ,

@R) B¢ W, R i =i & Faees wfa & sror 9 e
Y ffYy wfaer a1 foraa @ orfm W R, o wifal wfea ar Su@
famr T < B Wer B Suey B

(grm) B W, Rwer Fafma ofe aqeme yga @ R 3 i
fRfaa & W & ol g9 2; ok |

(&) wo™ fexmar s :

frg g siefa PreaferRae wéf amy 8-
@) a1 a9, O e @ Perds Wa oRsfrs @ w98 @ @
St feh sffoia a1 weeRt @ @ Ty @ ol a1 Rt ~maTer
@ 50 o oW @ anfr Wy WY R
(@) fdr amare a1 R, st wer, Rifdear oReaf @ o g gRwr @

a1 T PR @ R wmEwRer a1 R aRY g1 weid A wvEn
ﬁmﬁhﬁﬂft'ﬂmwim;



4 IEIRIETS JAURYT Twe, 05 wiad), 2018 go (¥ 15, 1939 AP W)

W)Mmmqﬁmﬁaﬁﬁmwmwﬁwmmﬁ
9H TR N & -
I T i ar Y amn FT Hel;
g?)ﬁmﬁamﬁﬁﬁm'ﬁmmaﬁmﬁﬁmmmwﬁm
&G B gPM B oy Had BIg hH; |
(@) SuEs (@) § RffEe wme & fe e a3 Faie $1
Wmﬁmﬁ,
() ware” ¥ afEr @ @ g @ e v, e ¥ gIRE G
) R & @ Ry e & egred fear wmg, @ AR @
I B A W R o sy s @
(&) Fer” W frar a1 yRwfs @ forg it Arrda, orcer, <&, THAI
wirares a1 e o o @ Ry PR, a8 e & fees
e & @ R, 3¢ afe @ s, 1961 3 ol 6
Rl & fyara) | |
3. witeg wfedl vd aRe w 7w sftfw wr e AR (1) T8 Rt @
Suey fefeRad a7 arp T8 8- .
@) ot gor ¥ an Roeh oo A Mot e ar e TRy @
@) 1 B FHFR, e a1 siafifRe: smwfie 2,
(1) WRER AT R SRR B B A Prafe;
@) w=cia Rerd & 31 7 f wrafem;
(¥) i, Rrfreri, Frifd a1 e S F vy @ SrER W wvw B
forg wgam a1g W ; ek
@) s (1) @ @S (F) ¥ Pl wiort & @ gom a1 <o @ dewee
W IR TG B T A I A R F R Weorgra wim § weRi
4. fawd FRPER @ fRTRER, 9 T e T8 e —ag 5 i
T ol 3 st Rl o e we e e, R B

Wﬁ%mm'%ﬁﬁﬁ,mﬁvh,m.ﬂﬁmﬁ%mma%m
EHIR B |

’ IEqg—2
6. gaMl 3R wRoE @1 Yo mﬂﬁmwmmwmw
mﬁmémwwmmﬁmﬁmmmmwm
W'@Waﬂmﬁmwm‘ﬁ.mﬁhﬁw%rmw

SRT # 1 B, BE AE B oy B e o
i TEETT Wi aftr B | TR B Y e et sk



FAETE FUERY TWE, 05 Wav), 2018 g0 (dtw 15, 1939 ¥IH W) 5

wﬁtﬁwﬁtﬂﬁaaﬂ#mmwaﬂvww,@zﬁ%w
s %ﬁmuﬁﬁﬁmmwmﬁamw%m@
mmﬁﬁﬁ,mﬁﬁﬁﬁﬁmwﬁ,v&wﬁwzﬁmmm1
(3) mm(z)ﬁﬁﬁewﬁmwm(z)ﬁmmiﬁmw’w
mwﬁmmmmwmﬁwﬁm
s, ot fafga far o |
(@ wwﬁﬁﬂﬁmﬁiﬁﬁﬁa‘ﬂ,m-m-ﬁwmﬁm, 1948 AT
T wog i afefEE, 1048 T SES e g T R e,
%ﬁﬁmwﬂn%aﬁamﬁﬁaﬂvwﬂﬁwmﬁma%
WWWWW,WW%W%‘W%F&M@$
e SfE TeET W v AR F afra H¥A, S fifed B )

Y3
| i & axiE

aRer Fwat B feg YeuE o1 g —(1) wd, R, RERRe a1 gt

71 Aol B AW A R wften wieR & faeg fave T8 fHar e

(@) ol wRer ¥ W BE w9 W A A ™ F 9 B wE P R e
I T WG F B B B e TE B S A SW I T
fear wrg - '

IR oEl Id SRR a1 39 Fift w6 wfew @ g e

B o & O g wr e ¥ ey, fasm o, wfy Ry e, wfeern

wrered, S9@ TRAT 3R GReT 37 v w@we, AN Iafed ¥ Hwevr SR geE

1 ®IYE | 99 e W a@ uRaew A aaven QemE R, o 98 R

gRT AfRen HeR & FEAfd W FRY b UvEg S99 U4l wal @ aEmdi, o

strgaer ¥ fAfifde & oY, I A 9 ¥ T B 9B e B B g

IS DY HH | ' | -

wrer R Afet 1 g —(1)  Re i, seR @ e 3R g

R siTa weod, wHe, Haes R T &1 faRer @ 2) ¥ weltE W

Iurg oy, ot fafga A gy '

@ % Fawm, gEm @ W ¥ R sHeRt @1 wER sk wyfid
qﬁmaﬁwmﬁa%ﬁweﬂ?m@)a%mﬁmaﬁiwﬁ
vt i @1 sgurern gffaa w3 @ R qur geeel B Jaw
forg amavgs Hew o™ T STREA B |

- T B g ) PiRea o v e (1) RRh Taes wier W R ge
A e % Rl s A s He ok ww R ¥ A uw & afte o

T A A T A IR A g T e ST Ao R e



9

10.

ITIEVS IR o, 05 =ad), 2018 30 (19 15, 1939 NP W)

FRaR gie ave ¥ afs @ st @ g qq a% TE PeT W, 9d T@ S
I T W IS T v T ¢ Rar mar R
WY IS G & sd A qw A B g U WARSD

s & gone A ¥ ge q o g

¢) ﬁmﬁﬂﬁwmwﬁfgwﬁmmﬁm%mﬂﬁ@m,w
it s siavrer M 2, W <9 "vel © e AE arh ol 9w < §,
T4 5 PR B STRRIRE Yl @1 B @ saawEs s =
T B, 98l R R uvel ¥ e T anf

@) @ R ¥ = gvel o1 v warE ¥ arsardg Tve @ oRe R B B
Maﬁaﬁmﬁmmmaﬁ?mﬁmmﬁa&qgﬂﬁwﬁﬁ_
A @ Iaf ¥ ue | i Q aifre T8 2R

@) v wER ffaRen & g fram g9, :

(®) SR (1) B semiy B B w7 et 9 W frad F, R
IPE A Wi { frife aver @ fw te @ afte faffe
SRTell wfed W Bt fRaw a1 e Bn

-(ﬁ)mﬁﬁaﬁmmﬁﬁﬁma%@ﬁammam,vﬁw
e # Al o fert @) sea B ek aRm @ W
AT & ar97 TRsfe & dera o1 ey s -

) ST (1) 3R SN (2) & Suder 0 g a1 e § P shaRt
a%ﬁmﬁrﬁgaaﬁa%mﬁmwmwaﬁvmmﬁa%m
AL ER, S fafea fby g, st
(?) sfaraea rd an Roeft e, Rrer i =@ s o e ar

for 78 A1 W wHw, N o wer -

@)Wﬁﬁ@%mwmﬁaﬁmﬂ,mwmﬁﬁwa
aﬁaﬁmwﬁ%mm@fa}g&mmﬁmmg:

W PR Wl @ R 8 R o e - sk
@-)m%waﬁam(@mmehmmﬁ
STIRI T DT ST @ Tt o ek @
TP HCE ¥ Jrganfod ave ¥ e e

B D A B oy :
Wﬁwwﬁmmﬁwmww 8, a8 T

W9 e sk

el XPH o1 EHeR B
Mﬁmahﬁmmﬁﬂm— (1) T2 @1 ®IYT Py T ar Ry
T D 99, ey @ WW%%#WWW@?H&
Qﬁaﬁmmﬁrﬁtﬁrﬁﬁa—mm% 2



11.

SENEYE WYY e, 05 WAadl, 2018 do (atw 15, 1939 ¥H W) 7

@) ﬁnﬂwwﬁﬂﬂwﬁﬁmﬁwﬁwmﬁﬁﬁ%m%
mﬁvmwmﬁﬁmzﬁﬁmﬁﬁmzﬁﬁﬁwmﬁmwﬁaﬁ
e BT AR BT AFed fHar S|

) uﬁ%ﬁmﬂﬁwﬁiﬁaﬂmﬁsﬁwﬁmm%aﬁ_@@
m@m%ﬁwﬁmmmﬁwwa
ST |

(@) Wuﬁﬂﬁmﬁﬁmﬁaﬁéﬁmﬁmﬁwﬁmaﬁmﬁm
ﬂﬁaﬁﬂﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁwﬁmaﬁ?wﬁ
ToIferd WU | I IGAT WOl ST |

®) Tt el PiPR & s 3 fed @ IR A e H W &, T8 IE
AR} B THH WM R A TIA X T AGR P EDIR B |

eI —4

gl AR IJgHE .
affs g2, oA IR d § g8t 1§ I IJEPR- (1) TP FIPR DI
AAIRP AP HOIGY Hied ST BT
R NIoY WX, IRRE §RT gH IR v % faf <= ar e

3 farg A Rl & ararfes saera & wu ¥ Frag &) we |

@) TRF PHPR TS Hovex a8 § IS AT B FHRAD FAPRT P A
Afed gpeR B, R PR ® @ ¥ A R W o fear SR |

(3) s Y PHBR, e TP Fover a8 B ARE B gEE W W A
240 o a1 SER Ifd B Ay B fog wrd g 8, I/ gwEEdh Bevse
af 3 IRF D EN @ PoveX 9§ B IR fF M IR B u@D 20
g & forg ta 9 o ) ¥ P " & A @ fog #oigd wfea
B B Agem & AR

@) vd% PR B AWHaA 45 R 9 IR gedt Wl s A1 g
gl | : _

(5) it frarawT 15 7 Usdl amagT # TR W Y W IR I B, T/
FHER Bl 45 3 | A N g o g7 o1 bR 8w
) g A P FHOR TW aN B FNT ged @ TPER 2, THD
Frlfae T S ged e R O ¥ wed W af¥ amda fw @
AR gedl ¥ PR W RA 9m w® JafglRy, @res, g9 ar w
AT B HRU 98 AU Frao B 3 R, o e swel 9 ged
A Iy B fog SH @ wOIgd @ wew B

€ 1 FHPR vH Fowsk af F 8 Jafe ST B BT §HAR B, Y
¥ fRgw, oA fRew @R Wi o @en o5 W SwHT @
R o @ gr= & vea et N wdeRi B f= Tl o

() SR (3) B wAe B R



JTNIEUE R Tofe, 05 Wad), 2018 g0 (At 15, 1939 WP wEq)

Wmﬁﬁmm.mmw@mﬁmaﬂa‘rﬁﬁm

o (Rardt ) srffam, 1046 @ oI YA I SR P ST AT

Eﬁmiﬁﬁ?ﬁﬁ?: -

@)ﬁaﬂamﬁmﬁmﬁuﬁﬁmaﬁm, 1961 @ SUEE D
N ggfa A

(M) wu 9§ ¥ @ ¥ affa sy, R @1 owanT fear AT E =@

() THoR & PeoE ¥ gqqa e N AR SE e B AR
PR & aveTd sl @ PR FHER B IRy B T A @
B WS AW, e FHeR T 240 T e T B @ @,
T @ W @ g eHeR 3 gee a1 e ¥ e fea g
foeg 78 I Rt & forg ged afdfar 8 aX |

@) SR (3) B o e ged Wi smerw A @ HfaRew M =R

12.

13.

14.

15.

Bl &1 3af & ARM 47 9We AR F A1 SHD U¥ER| I 8 |

-5
. HAVHN SYGE

. W @ U - Qe Fre gem o wa ¥ P e o @ e

YRS WU W sraRud Sugw W W Taed @ gaia ger @ wEer sk
IR B faq wrdr Saem B |

mww-mﬁmwmnﬁma%m@mmml
T A e B, SRR R ST, S T GRS 57 3 s
m,wwmwﬁmﬁﬁmﬁﬁqgaﬁa:
mvwwﬁmwaﬁmwmmﬁﬁiﬁ
_ . gHHE q
mlﬁﬂmmmﬂﬁaﬁaﬁéﬁmﬁmﬁaﬁgﬁmﬁaﬂwm

Rrge gRer — wdw W g w1 g



ITRTEUS JHUERY A9e, 05 Wi+adl, 2018 go (W9 15, 1939 w1 wrae) 9

(6. T € — WY WHR, A @ @ g@re ar wirga # Qe | ¥ arge
sHer AT a1 wm=aT Fafe €, owd e @ sy @ g 3
P IR AR IR B AETT HRfY:
U BT AT XA BT BrE TR GRS Penm B aawen &1 fAfrwy
Al € O IS PR ARV gRT WA el B o, o oy ¥ ffifEe A
WG, SHD! JFHT 77|

' I 6
s AR S uindl ek
17. wwﬂhwwﬁaﬁﬁgﬁwﬁaﬁaﬁnﬂ—ﬁ)mﬂwaﬁm
BN 39 RT3 wivEt @ v iR sdar <@ 9l geRa @ W
fedl B YIRS g IR TR ok 9 AW Wiy @A eRRE a
w M, S 98 S F9 -
- TR IS8 WO ARG g §&8 GHRS ges I G, ot 39
IR @ e g gere @ wew wfedl & afiRwm oy WX F
GORS 6 wfaaal &1 y@nT s |
@ U weR, gPE ok Wil & frleor 3 fog O W Rk aw
wol, e 39 smeRa T s & 9T a5 Suey 8|
(@) SWR (1) & N Fige TAT gore IR g@ gERS I ARGG €%
R B aRT 21 B T AS Vab FHH A AR T7 IS w7
U TRETE B i B, W W IWRPR 39 Fife Rfife a5y
(@) & v @ sEadE, o RfRa Wy, 99 iy Gl @ e Rrae
(¥®) sl 3R FHERT A1 FeTE @ B AR TR Ve I wverE
TN FH, S 3 AR B ITHEY BT gt w9 X U A D
(@) v (o) 7 ffde Frlerr @ forg v @ IgER 5@ ik T
&1 e % w aR- :
(@) T <l B e I WD, N gHE T T D e R F
T W AR RN 3EE O R 97 eieR B @ R ad
B IR K YIRS B UTE Yfagaa sRT |
(@) foe f afem | R B N G Y D o ww wIT, PR
afral & iR ual ) A 2 A ufdeg _
(1) T ARRR FIgh B AT o I AT 9wD A B qerh &
m,maﬁwmmmmmamﬁmw
¥ affrm @ o el o N ama gETa wwsar @ alR
Rraer gors @ w98 Rvaw o3 31 orv @ 5 a8 Pt 2
féar a2,




10 FJUU@YS JUHRYT TNIE,

() e wg ﬁﬁ"ﬂ;ﬁ‘ﬁw
e @ W A ; St fafga @1 ST,
(9) @ o el T A T O e 4 e

& () B T G BT o oy ey <6 iR A A 17
A $9 9 IEE I

6) %ﬂ%ﬂ 1973$WW(4)$W@)$W(‘T)$

T O 9 99 dfgdn
o X e Bl aifrEeT @1 geTEE {9 S B,
ﬁws4$mm%ﬁmﬁ$mﬁﬁﬁ$mﬁﬂﬂmm

JFATEY B AR B E |

Y 7
afrerg iR faa=fort

18, R AR el 1 vawam —(1) wedw P R R R s

18.

20.

e, o fafga feg Wi,

() sl B gelagad TR/ OH e U § @1 S G
g fhd gara g1 Fleor & WA, ol W g A gued
gia @ AT @ W @ 9w fraew g) aww vy @ swmRa o
aﬁagmmi BIRLCIET '
—fHe gom At & Te e W gy sk o §
(ﬁﬁ*ﬁﬁmﬁ%ﬁ)ﬁmﬁ%m@mﬁmaﬁﬁsﬁﬁﬁ%ﬁmml

1T 8

BESLES i QwRig
mﬁmﬁ%ﬁm%mwgﬁwﬂ"a“ﬂ ﬁwgﬁ



STNTETS JHERY W6re, 05 W+=ad), 2018 o (WhN 15, 1930 ud ¥ 11

—

ﬂﬁﬁwﬁr@ﬁwﬁwaﬁﬁmﬁiﬁﬂmﬂwwﬁ?ﬁﬁm
g BT |

21. 79 IRATH B G AR & wraur @ Soetaw @ g ot o g9

23.

24,

aRfn # afea w0 ¥ Swda R, wwe Ram wEt B8 AEReT 36
affras & fb=dl Sudel a1 wws arefe g Ty Rl Pl @ Seetee o <t
affHiRa By o w®, R aRvmrawy B aer @1 ik aRs afd
a7 SED! TG BING FH A B UM g% 2, W BRI 9, ol BE A
TE B M AN AN W, W &) ARF HUT N FH AR e, g S giE o
WAY TH B AHI AT a1 |, ST B |

MR TR U IR ¥ Ty SO AT TR I B WA - (1) o

DS N IEH A1 e B ey A el gene 3 S} g9 IREE gwr ar

mmmwmﬁmﬁmwm%mwﬁ

39 TR g™ 1S9 ae yltrgpa g e o, S a1 IR B

a?%vaﬁs‘vﬁgﬁmﬁgﬁmmmﬁﬁmm%mmwm

HRAT &, VA SAIH W, O & IRG wYY T 8 GBI, GSAG BOIT ¢

@ " P 3w IRfEy @1 s9S oeflT gy MY Al B SgERT ¥ ™ T
et IR T1 o TS B A GHRS T A B W ARG DA
¥ AP SBR BT & T GHRS B 36 ARTIH B T U Piei
@ AT H P B W AHAT ® AT B BN YA HRAT ® AT T B
FRar B, e Ir § 9w e a1 & R & 5 SEd §RT 98
eRS B aHe fre @fdr o1 SuRed 89 a1 SHd gRr wer fFy oM @
AEdr 8 W FAM ¥, 9 & ARG HIY BT E GHAT, TSAG BT -

R A B Fa B i oy SR < TR wuv @

afere =18l Bl |

IqwEl H1 wIH — (1) D3 W WEed 39 aRfem @ aede g g R

YR BT G T TP &l o, o9 ad SH A ¥, e fsfa R

BT a1 ST GRS & 91 § Y, 09 A9 B AR 39 qr9d Rerad T8 B

q g 81 IR Rrerga YRS gRI BIsd T8l & T4 B

Ry 9T AR BN gERS gr1 fhu g e forlRaa amewr &

@S T 2, 98 SHP RpEd 99 ard 9§, Rrger R R @
FHRa R, vE 79 d Nax H o G |

() 3w R a1 SHa o T T Al 3 onfe <o e s @
far fFd Agafes airge a1 &0 vom oof <l afrgte 9§ R
P AATAT TE BT |

el B weEE— (1) <s ufshar @fEan 1973 # 5 a9 @ @9 gv M, 3w

IR @ orfm ST AN N U IR F IHA, S Bad HREE ¥ a1 oY

HRIEN AR A W, o Ry T8 R, B afde @ WRea e e
& ud U1 uvara afvaw wfadd @ amded . el ot aled grn R



12

JEUEYS JUTTV] e, 05 wad), 2018 go (AW 15, 1939 e W)

25.

26.

_ ; ﬁﬂfﬁﬁ,m‘rﬁrﬁﬂaﬁm.@
ﬂgﬁﬂ%ﬂmﬁwmaﬁﬁwaﬁ. & |
Wﬁ%ﬁﬁﬁﬁa@ﬂﬂ@f&jﬁgﬁﬁﬁ%waﬁw”
(@ SR (1) ¥ siafie ¢ 9w - | e
(ﬁ)@%wwmﬁﬁqﬁrﬁﬁmﬁﬁﬁmﬁ‘ﬁﬁwﬂ
T o, _
(ﬁ)mﬁmﬁrmﬁmaﬁaﬁmﬁﬁﬂﬁﬁm'ﬁﬁmaﬁﬁ
g Rrar e,

®) Gﬂﬂm(ﬂﬁﬁfé‘emmﬁ?ﬁrmwmmwﬁaﬁwﬁﬂ
Wmmwﬁﬁ&w,ﬁvﬁwaﬂ?mﬁmzﬁmeﬁima

() Mm%wﬁﬁqwﬁa%mmaﬁﬁQWﬁﬁﬁﬁmml
ot fafga @ g , N

®) aR R oy B w R afRier @ wRed fhy o @ uEe
ST X @ U IEN B Rreg, R wag A AWRE BT FH PR WA
frar AT &, WY AR B ey § B ARG AR el fBar S|

(€) Sl frd N R @ v R afEom @ WRed Ry oM @ 9wErq
fpam St & 9wt O W, Swwr (1) # e sfeR gRT 6 e
3 & W aran s, R Y e difta € 8k oR @ IEE @
39 YBR &F ¥ AN 99 W 98 Ife, e eg WY BT 39 IER
o fbar a2, SR R R o

@) @8 W Ffw St srm, (1) ¥ Fffe ofRER grr fFy Ty R sy @
AU B W FEHE BT ¥, O W g @ IfRew omm 3 R
Sy fdpad gAY & 9 afee @ sReR IR B Hem B @1 g
BIIT |

(®) 3w aRfgw @ e < 5 ot s &7 T 3w uRT B SusE @
IFER & far S, srgern |

T W d B s
b <l ) SuaE A me 2w . R 75 @9y o



STIETS AR 151e, 05 W+1ad), 2018 o (WM 15, 1930 ¥a W) 13

em—

27. WW.WW T B — gy Uy @ guey e yga B e
R & Sueel & JfRS B ik s arediawo A =& @i |
28. ﬁuﬂﬁﬁﬂ}fmmﬁﬁ—(ﬂwmmmsﬂmﬁﬁmzﬁm
& FIT B D Ry Pram w97 wah |
() fRmedar R qdrh afde ) ameam w© sfwe s e@
ﬁﬁﬁﬂ%ﬁm%ﬁﬁﬁ%%ﬂmﬁawvﬁm.
(@) MR, R ok you qur Ay, Rt axr 5 @ SWR (2) B
I e fbar srem, SwuRT (3) @ ol i ugH WA a9
SURT 4 @ 3 3fe ygam wen e &< @1 AT
(@) a1 7 B SwR (1) B T PHERI B <awes 7 gren (D AT
I, T, WA AR AT @ Jpur A &) & wE A e
gRT fH oM are o,
- () waaﬁm@)%mﬁwﬁuﬁmqwﬁmﬁﬁﬁmﬁﬁw
(@) o7 8 @ IWR (5) B i aw vid, R eadT FHORI D Hfadd
Tif Y SE gRr B SR (1) IR IWRT (2) D I AN B,
(8) a1 9 B fF AU B IR WA DI TX;
@) o 13 @ i AT wererdt SR HATCR BT SU€E I €RT 15 B
i< urIfie JuaR giawm &1 Suey,
(®) T 17 B SWRI (1) B 3T GPRS B IFWaAK, 4 AW T g
YIRS SR (4) B T o0 vfdadl &1 R Sww (4) B Hs
(qu) @ SUES (3) B i wAiTTa 3 Wl BT WANT BT,
(Gf)amwa%mw()zﬁmﬁmmiﬁmﬁmﬁﬁwm
e,
(sr)ww%aqmﬂmﬁiﬁfaﬂmﬁﬁmﬁmmaﬂ?ﬁﬁ(ﬁmﬁ?
=i gaaSie w9 A R) T 98 witer, et T faarel @
ST,
(31)mﬂmﬁmﬁ)%eﬂﬁﬂﬂmﬁa%wﬁ%aﬁiw@)
@ o A Y @ forT amaed B @1 Uy iR Afdy;
@) @Y g favy, Rrer fifta fear o onfda 2 ar o fafea foan
uiTg; '
(3) WU .WHR ERT 9T T YRS W, § O B qwEr, U
e & |He @1 g |

20. fSdA &1 ) I @ g e —(1) IR 3w IRFw > SueEl H gES
FEA H P FHEATE IUF BN B, A U9 WRPR, NOWH H YRR A IR
XY Iy Y BN, off 59 AWAYE D Suee) | T 7 B, O S HfoAs
B R B B oY S Iags ar wHrEE Wl 8




14

SIS JHURY Ture, 06 WA, 2018 g0 (9 15, 1030 WFH W)

TR T AR D T Y B omdw gw e @ e @ A ad @)

4T & gegrq TE fHar smgm |
@ mw%aﬁaﬁmwmmﬁﬂ)mﬁzﬁmmm

Rerem & | w@r @ | _ _
fw el =mEfy- (1) SR wew 3= iR afrew sfror afdfaw, 1962
(FTETS I FAUHTT P IIRTEUS o0 B GRIE ¥) B 39S g7 PR
fbar e 2
(@) SwRT (1) @ e afRfTm & Fvaw 81 gy N, Sa affw @ i

o T Bg 99 @ 5 T fFN wrfad 9, T8 99 W 99 a1 priad)

39 AT & Sudel @ o W}, 3w oI @ SudEt @ e &

TS T S| _

(3) Wwﬁ-mmﬁ%maﬁ,ﬁzﬂaﬁmﬁmmm

Fferf, 1807 &1 €11 6 F WHRY YT & URIGE AT SHSY AT B

siffAiRa & far sirgam

IS |/,

ATATS FAR 9,
wE wfuq |

No. 15/XXXV1(3)/2018/66(1)/2017
Dated Dehradun, January 05, 2018

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the

Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the
following English translation of ‘The Uttarakhand Shops and Establishments

(Regulation of Employment and Conditions of Servic

€) Bill, 2017' (Adhiniyam

Sankhya 03 of 2018).

As passed by the Uttarakh_and Legislative Assembly and assented to

by the Governor on 03 January, 2018,

flovHogo (3R0F0) 05 fAGTM / 44—2018—100+500 (Fvqer /Afvmad) |



Y AET—26 il Ter—UA/DO/DDN/30/2024-2026

TeBI T TTvIGTos

SAREUS UNHIN §IRT U1

SIATEINY]

QEYIGH, YHAR, 17 3, 2026 30
A 27, 1948 S HIAT

STRTETS ¥
faerlt ¢ wadia ol fawmr

H&AT— 129 / XXXVI (3) /2026 /25 (1) /2026
REWGA, 17 e, 2026

SifergE=T
[GIEE]
“HIRT BT WU S IGTOT 200 $ AeAT FRTET TSI | STRIEATS
e v gr iR SaRrEvs §aF AR e (R fafas i dar—ud)
(Werter) fadas, 20267 WX fEie 15 afid, 2026 &1 Iwfa U= & X 98
TIRIIUS FT AT HE=AT 06, a9 2026 & ©I H TI—HIERIT %?ﬁﬁnf ERil
STTORT@T BIRT Wb fopam Sirar 2 |




2 TIRTETS SRRV TWE, 17 IS, 2026 20 (A 27, 1948 ¥H W)

TRETE GHF 3R I @W fafrme QiR da—urd ()
e, 2026
(STRrETs Aferfm wwar— o0s, T 2026)

SERETE oM SR W@ {@uR e ok Sa-uwd) ofdfem, 2017 @R
03, T 2018) T TR WARN B B g,
gferfgs

WW%Wﬁ'ﬁﬁmWﬁm—WmWﬁﬂﬁmﬁ
e 8r—

wige e, e el 1 (1) 5w ofRifem @ SR T Scevs ger iR R
mes QR fafree ik dar-ard) (dee) s, 2006 )

@) suw fIvar vl SeRETs ST T BN

(8) us g vga &

GRT 1 BT HET 2. SENEYS THM AR wod @R fifwem ek dae)
afafergs, 2017 (SoREvs SfH WEm-03, ad 2018) (R ﬁﬁ{

TP qeETq U AT $Er Tar R) B-aRT 1 % SWRT (2) H

ORT 8 BT WARM 3. ¥ SR @ owr 8 H-

(@) =W (1) § wes g TF “yie U weEl @ W W
I TW et @iy mr 'l g ufmenfud e Ry
AR |

(i) SUEN (@) @ @ W el seeR wRrenfia $¥ S
SIQ, e

"(2)ﬁﬂ%ﬂﬁw-mmmﬁﬁﬁ%qﬁﬁﬁﬁi$mﬁ
@ g dE, Rres el e s W 8 AR
Toel ¥ e el gl :

(i) SuET (3) ¥ A oSl d U W e wel @ e W

B {3 o |
ORT 9 BT WA 4 e PR A uRr o F A W U B WM W 9w
e vftrenfie @ R SR
UIRT 10 BT WElEM 5. ol STIMEH @) URT 10 & WM Wi R giiweniis w
<1 wrl), srerf—

v19. REl gET AT ARIET & yede FdEr ey S

ey (gelwse o wfea) § aiffe Rowe e, o fka
farar wme |



STRTETS IGTERY Toe, 17 e, 2026 30 (AT 27, 1948 od )

%ﬁaﬁ?mq%r

6.

(1)

(2)

SER@ETS §h AR R (R fafe ek A
(Seier) SEATeY, 2025 Voo FRRE fFar o 2

o B TR BE eRaE, 76 e ¢ aoer SudE &
i a a1 @ R el SR

amsT 9,

R PR,
' ey afE |



4 STNIETS JMTEROT Wole, 17 30d, 2026 30 (AT 27, 1948 ¥F T¥a)

SEaydl SN BRIl 1w

STETS T AN R0 {RISrR g s Ja—ord) s, 2007
- IRTTA uew d gEET A Rl wem, W geml @ wem @ o e, Rew
.. TICATe™ S5, ol § B B @ ey aﬁa‘rﬁmwﬁ‘qﬁwwﬁgo IS BH G,
AffRm @& elvwy awel § wees 7 o & R eeary venfie R
o |

o uwﬁ{aﬁmmﬁmﬂﬁwaﬂqﬁr@xﬁrﬁﬁw%ﬁﬁmﬁmﬁﬁ
AT B -

gy g o
Al



STNIEUS ITATHRYT IGle, 17 3Md, 2026 30 (4T 27, 1948 ¥FH W) 5

No. 129/XXXVI1(3)/2026/25(1)/2026
Dated Dehradun, April 17, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the
following English translation of ‘The Uttarakhand Shops and Establishments
(Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act,
2026’ (Adhiniyam Sankhya 06, of 2026)

1

As passed by the Uttarakhand Legislative Assemble and assented to

by the Governor on 15 April, 2026.

THE UTTARAKHAND SHOPS AND ESTABLISHMENTS

(REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE)
(AMENDMENT) ACT, 2026 |

[Uttarakhand Act No. 06 Of 2026]

further to amend the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and
Conditions of Service) Act, 2017 (Act No 03 of 2018),

Be it enacted by Uttarakhand State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of
India as follows :-

Short title, extent 1 (1) This Act may be called the Uttarakhand Shops and
and Establishments (Regulation of Employment and Conditions

commencement of Service) (Amendment) Act, 2026.

(2) 1t shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of 2. In sub-section (2) of the section (1) of the Uttarakhand Shops and

Section 1 d Establishments (Regulation of Employment and Conditions of
Service) Act, 2017 (Uttarakhand Act No 03 of 2018) (hereinafter
referred to as the principal Act), for the word “ten”, the word
“twenty” shall be substituted;



STNIEUS IMTERY Tole, 17 e, 2026 30 (AF 27, 1948 FH W)

Amendment of
Section 8

Amendment of
Section 9

i

Amendment of
| Section 19

Repeal and
saving

-
I,

4.

(i)

(iii)

(M

@

In section 8§ of the principal Act-

In sub-section (1) for the word “nine hours™ and “five hours”,
the words “ten hours” and “six hours™ shall respectively be
substituted. ' g

For sub-section (2} of the principal Act, the following sub-

* section shall be substituted, namely:-

“(2) In any shop or establishment, the total number of
hours of work in a shift including the rest interval shall
not exceed twelve hours.”

In sub-section (3) for the words “nine hours” and “one
hundred and twenty five” the words “ten hours” and “one
hundred and forty four hours” shall respectively be
substituted. o

In section 9 of the principal Act, for the words “nine hours”,
the words “ten hours” shall be substituted.

For section 19 of the principal Act, the following section shall
be substituted, namely:-

“19, Every employer of shop and establishment shall
furnish an annual return, in such a form and manner
(including electronic forim), as may be prescribed.”

The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of
Employment and Conditions of Service) (Amendment)
Ordinance, 2025 is hercby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action

taken under said Ordinance, shall be deemed to have been
done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

ARVIND KUMAR,
Additional Secretary.



STRMEUS S™ATHROT Tole, 17 A0d, 2026 30 (A7 27, 1948 P G« 7

Statement of Objectives and reasons

Under the Uttarakhand Shops and Establishments (Employment
Regulation and Conditions of Service) Act, 2017, to increase the seﬂes of
shops in the State, to facilitate opening of new shops, to encourage
investment, to make the working hours of shops flexible and to reduce the
administrative burden, to increase the efficiéncy of shops for the ease of
doing business of the Government of India, global competition and
economic growth and to provide more working opportunities to the

workers, an Ordinance was promulgated to amend certain sections of the

said Act.
2- The Proposed bill is replacing bill of the said Ordinance and fulfills the

aforesaid objectives.

Pushlizar Singh Dhami
Chief Minister

flogaogo (e0Z0) 09 / FETT / 115-2026—100+500 TR (e /Afdrat)



