
 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

Øe-la[;k&137 jftLVªs'ku uEcj&,lå,låihå@,yå 
 MCywå@,uåihå&91@2014&16 

 ykblsUl Vw iksLV ,sV dUls'kuy jsV 

 

—

¼mŸkj çns'k fo/kku e.My ds fo/ks;d½ 

 

fo/kku lHkk lfpoky; 
mRrj izns'k 

&&&&&&& 
la[;k  1829@fo0l0@lalnh;@73¼laa ½-2025 

y[kuÅ] 14 vxLr] 2025 
 

vf/klwpuk 

mRrj izns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h lq[k-lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½ fo/ks;d] 2025] tks 
mRrj izns'k fo/kku lHkk ds fnukad 13 vxLr] 2025 ls fnukad 14 vxLr] 2025 rd vuojr pys mios'ku esa 
fnukad 14 vxLr] 2025 dks iqj%LFkkfir fd;k x;k] mRrj izns'k fo/kku lHkk dh izfØ;k rFkk dk;Z&lapkyu 
fu;ekoyh] 2023 ds fu;e 126 ds vUrxZr ,rn~}kjk izdkf'kr fd;k tkrk gSA 

 

mRrj izns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h lq[k-lqfo/kk fof/k 
 ¼la'kks/ku½ fo/ks;d] 2025 

 mRrj izns'k jkT; fo/kku e.My ¼lnL;ksa dh miyfC/k;k¡ vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 
1980 vkSj mRrj çns'k ea=h ¼osru] HkRrk vkSj çdh.kZ micU/k½ vf/kfu;e] 1981 dk vxzrj 
la'kks/ku djus ds fy,

fo/ks;d 
Hkkjr x.kjkT; ds fNgRrjosa o"kZ esa ,rn~}kjk fuEufyf[kr vf/kfu;e cuk;k  

tkrk gS %& 

v/;k;&,d 

 

1&¼1½ ;g vf/kfu;e mRrj izns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h 
lq[k&lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2025 dgk tk,xkA 

¼2½ ;g fnukad 01 vçSy] 2025 ls izoR̀r gqvk le>k tk;sxkA  

laf{kIr uke vkSj 
izkjEHk 



2                                                   mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

 

v/;k;&nks 
mRrj izns'k jkT; fo/kku e.My ¼lnL;ksa dh miyfC/k;k¡ vkSj isa'ku½  

vf/kfu;e] 1980 dk la'kks/ku 

mRrj izns'k 

vf/kfu;e la[;k 

23 lu~ 1980 dh  

/kkjk  3 dk 

la'kks/ku   

2&¼1½ mÙkj çns'k jkT;  fo/kku e.My ¼lnL;ksa  dh miyfC/k;k¡ vkSj isa'ku½ 
vf/kfu;e 1980 ftls vkxs ewy vf/kfu;e dgk x;k gS] dh /kkjk 3 esa]  

¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa 'kCn ^^iPphl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn ^^iSarhl 
gtkj :i;ŝ ^ j[k fn;s tk;saxsA 

¼[k½ mi/kkjk ¼2½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr mi/kkjk c<+k nh tk;sxh] vFkkZr~%& 
^^¼3½ lnL;ksa  ds osru esa fnukad 01 vçSy] 2025 ls çkjEHk gksdj çR;sd 05 

o"kZ ds i'pkr~ vk;dj vf/kfu;e] 1961 ¼vf/kfu;e la[;k 43 lu~ 1961½ dh /kkjk 48 ds 
Li"Vhdj.k ds [k.M ¼ik¡p½ ds v/khu micaf/kr ykxr eqækLQhfr lwpd ds vk/kkj ij of̀) 
dh tk;sxhA^^ 

/kkjk 4 dk 

la'kks/ku 
3&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 4 esa] 'kCn  ^^ipkl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn    

^^ ipgÙkj gtkj :i;ŝ ^  j[k fn;s tk;saxsA 

/kkjk 5 dk 

la'kks/ku 
4& ewy vf/kfu;e dh /kkjk 5 esa& 

¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa 'kCn  ^^pkj yk[k iPphl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 
'kCn ^^ik¡p yk[k :i;ŝ ^ j[k fn;s tk;saxsA 

¼[k½ mi/kkjk ¼2½ esa] 
¼,d½ 'kCn^ ^^,d yk[k :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn ^^,d yk[k ipkl gtkj 

:i;ŝ ^  j[k fn;s tk;saxsA 
¼nks½ mi/kkjk 2 ds çFke ijUrqd ds [k.M ¼[k½ esa 'kCn ^^iPphl gtkj 

:i;s ^^ ds LFkku ij 'kCn^^ mlds }kjk pquh x;h /kujkf'k^^ j[k fn;s tk;saxsA 
¼x½ mi/kkjk 2 ds prqFkZ ijUrqd esa 'kCn ^^ipkl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku 

ij 'kCn ^^,d yk[k :i;ŝ ^  j[k fn;s tk;saxsA 

/kkjk 10 dk 

la'kks/ku 
5&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 10 ds LFkku ij fuEufyf[kr /kkjk j[k nh tk;sxh] 

vFkkZr%& 
^^¼10½ bl v/;k; ds v/khu fdlh lnL; vFkok HkwriwoZ lnL; dks tkjh fd;s 

x;s jsyos dwiu ,slh vof/k ds fy, fof/kekU; gksaxs vkSj çR;sd vç;qä jsyos dwiu lfpo 
dks ,slh jhfr ls vH;fiZr dj fn;k tk;sxk tSlk fd  fofgr fd;k tk; rFkk ,sls 
vH;fiZr jsyos dwiuksa ds ewY; ds lerqY; /kujkf'k ,sls lnL;  vFkok HkwriwoZ lnL; dks 
udn fn;k tk;sxkA^^ 

/kkjk 15 dk 
la'kks/ku 

6&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 15 esa& 
¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa 'kCn ^^nks gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn ^^nks gtkj 

ik¡p lkS :i;ŝ ^ j[k fn;s tk;saxsA 
¼[k½ mi/kkjk ¼1½ ds Li"Vhdj.k ls iwoZ fuEufyf[kr ijarqd c<+k fn;k 

tk;sxk vFkkZr%& 
ijUrq ;g fd ;fn dksbZ lnL;] lHkk ;k ifj"kn dh cSBd esa ;FkkfLFkfr] fdlh 

l= ds nkSjku vFkok mldh fdlh lfefr dh fdlh cSBd esa ,d fnu ;k mlls vf/kd 
mifLFkr ugha gksrk gS] rks og ,slh vuqifLFkfr ds fnol ds fy, mi/kkjk ¼ii½ ds v/khu 
vuqKs; nSfud HkÙkk dk gdnkj ugha gksxkA 

¼x½ mi/kkjk ¼2½ ds LFkku ij fuEufyf[kr mi/kkjk j[k nh tk;sxh] vFkkZr%& 
^^¼2½ çR;sd lnL;] pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa fufnZ"V fdlh in vkSj 

usrk fojks/kh ny ds in ij vklhu gks ;k u gks] mu fnuksa ds fy, ftlds nkSjku og tu 
lsok ds dk;ksaZ gsrq nkSjk djrk gS vkSj ftuds fy, mi/kkjk ¼i½ ds v/khu HkÙkk ;k vkuq"kafxd 
çHkkj vuqKs; u gksa ;k ugha gks ldrs gksa] nks gtkj #i;s çfrfnu dh nj ls nSfud HkÙks 
dk gdnkj gksxkA^^( 



 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 3 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 
 

 

¼?k½ mi/kkjk ¼2½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr ijUrqd c<+k fn;k tk;sxk] vFkkZr% 

 ijUrq ;g fd dksbZ Hkh lnL; tsy esa mlds ifjjks/k dh vof/k gsrq] mlds 

mUekspu ds fnu ds flok; mi/kkjk ¼1½ ;k ¼2½ ds v/khu vuqKs; nSfud HkÙks dk gdnkj 

ugha gksxkA 

¼³½ mi/kkjk ¼3½ dks fudky fn;k tk;sxkA 

¼p½ mi/kkjk ¼3½ ds i'pkr~ fuEufyf[kr mi/kkjk c<+k nh tk;sxh] vFkkZr%& 

^^¼4½ mi/kkjk ¼1½ vkSj ¼2½ esa mfYyf[kr nSfud HkÙks esa fnukad 1 vçSy] 2025 ls 

çkjEHk gksdj çR;sd ik¡p o"kZ i'pkr~ vk;dj vf/kfu;e] 1961 ¼vf/kfu;e la[;k 43 lu~ 

1961½ dh /kkjk 48 ds Li"Vhdj.k ds [k.M ¼ik¡p½ ds v/khu micaf/kr ykxr eqækLQhfr 

lwpd ds vk/kkj ij of̀) dh tk;sxhA^^ 

 

7&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 15&d esa  'kCn ^^chl gtkj :i;ŝ ^] ds LFkku ij 'kCn  

^^ rhl gtkj :i;ŝ ^  j[k fn;s tk;saxsA 

/kkjk 15&d dk 

la'kks/ku 

8&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 18&d esa [k.M ¼d½ esa 'kCn ^^rhl gtkj :i;ŝ ^]  ds 

LFkku ij 'kCn] ^^iSarkyhl gtkj :i;ŝ ^  j[k fn;s tk;saxsA 

/kkjk 18&d dk 

la'kks/ku 

9&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 24 ds LFkku ij fuEufyf[kr /kkjk j[k nh tk;sxh] 

vFkkZr%& 

^^¼1½ çR;sd O;fä ftlus lHkk ;k ifj"kn ds lnL; ds :i esa fdlh Hkh vof/k ds 

fy, dk;Z fd;k gks] vius thou&i;aZr iSarhl gtkj :i;s çfrekl dh nj ls isa'ku ikus 

dk gdnkj gksxk(^^ % 

ijUrq ;g fd tgk¡ fdlh O;fDr us iwoksZäkuqlkj ,d dk;Zdky] pkgs mldh vof/k 

fdruh Hkh gks] ls vf/kd vof/k ds fy, dk;Z fd;k gks rks og ,d dk;Zdky ds vfrfjä 

çR;sd iw.kZ o"kZ ds fy, nks gtkj :i;s çfrekl dh nj ls vfrfjä isa'ku ikus dk gdnkj 

gksxk**%  

ijUrq ;g vkSj fd tgk¡ fdlh O;fä us iwoksZäkuqlkj fo/kku ifj"kn ds lnL; ds 

:i esa viuk N% o"kZ dk çFke dk;Zdky iw.kZ dj fy;k gks] og nks gtkj :i;s dh 

vfrfjä ekfld isa'ku dk gdnkj gksxkA  

mnkgj.kr% lSarhl gtkj :i;s çfrekg dh dqy isa'ku% 

ijUrq ;g vkSj Hkh fd fo/kku lHkk ds fo?kVu dh n'kk esa fo/kku lHkk ds fo?kVu 

fnukad ls u;h fo/kku lHkk ds çFke cSBd ds fnukad rd dh vof/k dh x.kuk ml lnL; 

ds isa'ku ç;kstuksa ds fy, dh tk;sxh tks fo?kfVr fo/kku lHkk dk v/;{k jgs gksa vkSj mä  

vof/k ds nkSjku vius in ij cus jgs gksaA  

 & tgk¡ fdlh O;fä us N% ekg vkSj mlls vf/kd dh vof/k ds fy, 

fo/kku lHkk ;k ifj"kn ds ,d lnL; ds :i esa lsok dh gks vkSj ,d o"kZ iw.kZ ugha fd;k 

gks rks ,sls O;fä dh isa'ku dh x.kuk ds ç;kstukFkZ ;g  le>k tk;sxk fd ml O;fä us 

,d o"kZ ds fy, lnL; ds :i esa dk;Z fd;k gSA  

¼2½ tg‚a mi/kkjk ¼1½ ds v/khu isa'ku dk gdnkj dksbZ O;fä fdlh vU;  isa'ku 

dk Hkh gdnkj gks] ogk¡ ,slk O;fä ,slh isa'ku ds vfrfjä mi/kkjk ¼1½ ds v/khu isa'ku 

çkIr djus dk gdnkj gksxkA   

/kkjk 24 dk 

la'kks/ku 



4                                                   mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

 ¼3½ çR;sd O;fä dks vuqeU; isa'ku o vfrfjä isa'ku esa fnukad 01 vçSy 2025 ls 
çkjEHk~ gksdj çR;sd ik¡p o"kZ ij vk;dj vf/kfu;e] 1961 ¼vf/kfu;e la[;k 43 lu~ 1961½ 
dh /kkjk 48 ds Li"Vhsdj.k ds [k.M  ¼ik¡p½ ds v/khu micaf/kr ykxr eqækLQhfr lwpd ds 
vk/kkj ij o`f) dh tk;sxhA^^ 

/kkjk 26&d dk 
la'kks/ku 

10&ewy vf/kfu;e dh /kkjk 26&d esa& 
¼d½ mi/kkjk ¼1½ ds LFkku ij] fuEufyf[kr mi/kkjk j[k nh tk;sxh] vFkkZr%& 
^^¼1½ ;fn fdlh vklhu lnL;  dh viuh inkof/k ds nkSjku e`R;q gks tk;] rks 

,sls lnL; dk ifr@iRuh ;k ;fn ,slk O;fä dksbZ ifr@iRuh NksM+dj u tk; rks mlds 
vo;Ld cPps ;k vfookfgr iqf=;k¡ e`R;q~ ds le; er̀d lnL;ks dks vU;Fkk vuqeU; isa'ku 
ds cjkcj ;k rhl gtkj :i;s dh isa'ku] tks Hkh vf/kd gks] ,sls ifr@iRuh ds thoudky 
rd ds fy, ;k vo;Ld cPpksa  ds o;Ld] gksus rd vkSj iqf=;ksa ds ekeys esa mudk fookg 
gksus rd ikfjokfjd isa'ku çkIr~ djus ds gdnkj gksaxsA  

¼[k½ mi/kkjk ¼2½ ds LFkku ij fuEufyf[kr mi/kkjk j[k nh tk;sxh] vFkkZr%& 
^^¼2½ ;fn fdlh HkwriwoZ lnL; dh e`R;q gks tk;] rks ,sls HkwriwoZ lnL; dk 

ifr@iRuh ;k ;fn ,slk O;fä dksbZ ifr@iRuh NksM+dj u tk; rks mlds vo;Ld cPps 
;k vfookfgr iqf=;k¡] ,sls HkwriwoZ lnL;  dh eR̀;q ds le; dh isa'ku ds cjkcj ;k rhl 
gtkj :i;s dh isa'ku] tks Hkh vf/kd gks] ,sls ifr@iRuh  ds thoudky rd ds fy, ;k 
vo;Ld cPpksa  ds o;Ld  gksus rd vkSj iqf=;ksa ds ekeys esa mudk fookg gksus rd 
ikfjokfjd isa'ku çkIr  djus ds gdnkj gksaxsA ^^ 

¼x½ fo|eku ijUrqd ds i'pkr~ fuEufyf[kr ijUrqd c<+k fn;k tk;sxk vFkkZr%& 
^^ijUrq ;g vkSj fd tgk¡ mi/kkjk ¼1½ ;k ¼2½ ds v/khu ,d ls vf/kd O;fä isa'ku 

ds gdnkj gks tkrs gSa rks ,sls lHkh O;fä mä isa'ku leku va'kksa esa vkgfjr djsaxsA^^ 
 v/;k;&rhu 

mÙkj çns'k ea=h ¼osru HkÙkk vkSj çdh.kZ micU/k½ vf/kfu;e 1981 dk la'kks/ku 
mRrj çns'k 
vf/kfu;e la[;k 
14 lu~1981 dh 
/kkjk 3 dk la'kks/ku 

11&mÙkj çns'k ea=h ¼osru HkÙkk vkSj çdh.kZ micU/k ½ vf/kfu;e 1981 dh  
/kkjk 3 esa %& 

 ¼d½ mi/kkjk ¼1½ esa 'kCn ^^pkyhl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn^^ ipkl gtkj 
:i;ŝ ^ j[k fn;s tk;saxsA  

¼[k½ mi/kkjk ¼2½ esa 'kCn ^^iSarhl gtkj :i;ŝ ^ ds LFkku ij 'kCn ^^iSarkyhl gtkj 
:i;ŝ ^ j[k fn;s tk;saxsA 

mn~ns'; vkSj dkj.k 
jkT; fo/kku e.My ds lnL;ksa dks vuqKs; osru] HkÙks] isa'ku vkSj vU; lq[k&lqfo/kkvksa rFkk ea=hx.k ds 

osru dks nh?kZ dky ls iqujhf{kr ugha fd;k x;k gSA ewY; o`f) vkSj thou&;kiu dh c<+rh ykxr ds –f"Vxr 
bls iqujhf{kr fd;s tkus dk fofu'p; fd;k x;k gS ftlls os vius fuokZpu {ks= dh lsok lkFkZd :i ls dj 
ldsaA 

vk;dj vf/kfu;e] 1961 ¼vf/kfu;e la[;k 43 lu~ 1961½ dh /kkjk 48 ds Li"Vhdj.k ds [k.M ¼ik¡p½ 
ds v/khu micaf/kr ykxr eqækLQhfr lwpd ds vk/kkj ij  vf/klwpuk ds ek/;e ls çR;sd ikap o"kZ esa laln 
lnL;ksa ds osru] nSfud HkÙks rFkk iwoZ laln lnL;ksa dh isa'ku vkSj vfrfjä isa'ku dks iqujhf{kr djus ds Hkkjr 
ljdkj ds fofu'p; ds –f"Vxr ;g fofu'p; fd;k x;k gS fd mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My ¼lnL;ksa dh 
miyfC/k;k¡ vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1980 vkSj mÙkj çns'k ea=h ¼osru] HkÙkk vkSj çdh.kZ micU/k¡½ vf/kfu;e] 1981 
dks la'kksf/kr djds jkT; fo/kku e.My ds lnL;ksa ds osru] nSfud HkÙks rFkk iwoZ jkT; fo/kku e.My lnL;ksa  
dh isa'ku] vfrfjä isa'ku dks fnukad 01 vçSy 2025 ls çR;s~d ik¡p o"kZ ij mlh jhfr esa iqujhf{kr fd;k tk;A  

rnuqlkj] mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My lnL;~ vkSj ea=h lq[k&lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½] fo/ks;d] 2025 
iqj%LFkkfir fd;k tkrk gSA 

 

 lqjs'k dqekj [kUuk 
 ea=h] 
 lalnh; dk;ZA 



 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 5 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 
 

 

mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h lq[k&lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½] fo/ks;d] 2025 ds 
lEcU/k esa foÙkh; Kkiu-i=A 

 
mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h lq[k&lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½] fo/ks;d] 2025 ds ek/;e 

ls mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My ¼lnL;ksa dh miyfC/k;ka vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1980 dh /kkjk 3] 4] 5] 10] 
15]15&d] 18&d] 24 o  26&d rFkk mÙkj çns'k ea=h ¼osru] HkÙkk vkSj çdh.kZ micU/k]½ vf/kfu;e] 1981 dh 
/kkjk 3 dks la'kksf/kr fd;k tkuk gS ftlls jkT; dh lafpr fuf/k ij yxHkx :å 1]05]21]63]000 ¼,d vjc ik¡p 
djksM+ bDdhl yk[k frjlB gtkj :i;s ek=½ dk  vuqekfur okf"kZd vkorZd O;; Hkkj varxZzLr gSA 

 lqjs'k dqekj [kUuk 
 ea=h] 
 lalnh; dk;ZA 

&&&&&& 
 

mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My lnL; rFkk ea=h lq[k&lqfo/kk fof/k ¼la'kks/ku½ ¼fo/ks;d] 2025 }kjk 
la'kksf/kr dh tkus okyh ewy vf/kfu;e dh laxr /kkjkvksa dk m)j.kA 

 

mÙkj çns'k jkT; fo/kku e.My ¼lnL;ksa dh miyfC/k;k¡ vkSj isa'ku½ vf/kfu;e] 1980 
/kkjk 3¼1½ ¼1½ lHkk ds usrk fojks/kh ny ls fHkUu] çR;sd lnL; viuh lnL;rk dh vof/k 

ds fy;s iPphl gtkj #i;s çfrekl dk osru ikus dk gdnkj gksxkA 
/kkjk 4 lHkk ;k ifj"kn~ dk çR;sd lnL;] pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa fufnZ"V 

fdlh in ij vklhu gks ;k u gks] viuh lnL;rk dh vof/k esa ipkl gtkj #i;s çfr 
ekl dk fuokZpu {ks= HkÙkk ikus dk gdnkj gksxkA   

 ijUrq ;g fd iwoksZä lnL;] ekg vçSy] 2020 ls ekpZ] 2021 rd lfpoh; HkÙkk 
dk ek= lÙkj çfr'kr ds fy, gdnkj gksxk A 

/kkjk 5 
 

¼1½ bl vf/kfu;e ds micU/kksa ds v/khu jgrs gq,] lHkk ;k ifj"kn~ ds çR;sd 
lnL; dks] pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa fdlh in ij vklhu gks ;k ugha] vkSj 01 
twu 2015 ls pkj yk[k iPphl gtkj çfro"kZ ls vuf/kd ewY; ds ewY; ds jsy dwiu 
çfr o"kZ fofgr jhfr ls fn;s tk;saxs] tks ,sls lnL; ds }kjk vius fy, vkSj vius 
ifjokj ds lnL;ksa ;k vius lgofrZ;ksa ds fy, fdlh jsy ls fdlh Js.kh esa fdlh le; 
mÙkj çns'k ds Hkhrj ;k ckgj ;k=k ds fy, ,sls fl)kUrksa ds vuqlkj] tks fofgr fd;s 
tk;s] mi;ksx esa yk;s tk ldrsa gSA 

¼2½ bl vf/kfu;e ds vU; micU/kksa ds v/khu jgrs gq,] çR;sd HkwriwoZ lnL;ksa 
dks ,d yk[k #i;s çfr o"kZ ls vuf/kd ewY; ds jsy dwiu fofgr jhfr ls fn;s tk;saxs 
tks ,sls HkwrioZ lnL;ksa ds }kjk vius fy;s vius ifjokj ds lnL;ksa vFkok ,d lkFkh ds 
fy;s mi;ksx esa yk;s tk ldrs gSa vkSj bl mi/kkjk ds v/khu fn;s x;s jsy dwiuksa ij 
mi/kkjk ¼1½ ds micU/k ;Fkk vko';d ifjorZuksa lfgr ykxw gksaxsA 

bl /kkjk esa fufnZ"V jsy ;k=k ds fy;s jsy dwiu dk ewY; jkT; 
ljdkj }kjk jsyos cksMZ ds ijke'kZ ls le;&le; ij fu/kkZfjr fd;k tk;sxkA 

ijUrq fdlh lnL; dks ,slh jhfr ls tSlh fofgr dh tk; bl /kkjk ds v/khu 
fn;s tkus okys jsy dwiuksa esa ls mlds fodYi ij mrus ewY; ds jsy dwiu ds ctk;] 
ftrus og pkgs]& 

¼d½ leku ewY; ds dwiu ;k fdjk;s dh çfriwfrZ mÙkj çns'k ds Hkhrj ;k ckgj 
fdlh le; ok;q;ku }kjk ;k=k ds fy;s mls fn;s tk;saxs vkSj 

¼[k½ mlds futh okgu ds fy;s isVªksy ;k Mhty gsrq iPphl gtkj #i;s çfr 
ekg ls vuf/kd dh /kujkf'k udn Hkqxrku dh tk;sxhA 

ijUrq ;g vkSj fd tc dHkh Hkh okrkuqdwfyr Vw&Vk;j ds jsy fdjk;s esa o`f) 
gksxh] jkT; ljdkj vf/klwfpr vkns'k }kjk jsy dwiu ds ewY; esa vkuqikfrd of̀) dj 
ldrh gSA 

ijUrq ;g vkSj fd fdlh HkwriwoZ lnL; dks mi/kkjk ¼2½ ds v/khu fn;s tkus 
okys jsy dwiuksa esa ls fdlh Hkh le; ok;q;ku }kjk ;k=k djus ds fy, mlds fodYi 
ij leku ewY; ds dwiu fn;s tk;saxsA 

¼2½ ijUrq ;g Hkh fd fdlh HkwriwoZ lnL; dks mldks fn;s tkus okys jsy dwiuksa 
esa ls mlds futh okgu ds fy;s isVªksy ;k Mhty gsrq ipkl gtkj #i;s ls vuf/kd 
dh okf"kZd /kujkf'k dk udn Hkqxrku fd;k tk;sxkA 



6                                                   mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

/kkjk 10 bl v/;k; ds v/khu tkjh fd;k x;k jsy dwiu ,slh vof/k ds fy, fof/kekU; 
gksxk] vkSj çR;sd vç;qä dwiu lfpo dks] ,slh jhfr ls ykSVk fn;k tk;xk tks fofgr dh 
tk;A 

/kkjk 15 ¼1½ çR;sd lnL; pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa fufnZ"V fdlh in ij vklhu 
gks ;k u gks nks gtkj #i;s çfrfnu dh nj ls nSfud HkÙkk dk gdnkj gksxk ftldh 
lax.kuk fuEufyf[kr fl)karksa ds vuqlkj dh tk;xh] vFkkZr%& 

¼,d½ mä HkÙkk] ;FkkfLFkfr] lHkk ;k ifj"kn~ ds l= ds nkSjku] ;k mldh fdlh 
lfefr ds fdUgha mios'kuksa esa] çR;sd fnu dh mifLFkfr ds fy;s ns; gksxk% 

¼nks½ mä HkÙkk] ;FkkfLFkfr] lHkk ;k ifj"kn~ ds yxkrkj mios'ku ds ,d fnu iwoZ 
vkSj ,d fnu i'pkr~ ds fy, Hkh ns; gksxk ;fn lnL;] mu fnuksa esa ,sls yxkrkj mios'ku 
ds LFkku ij mifLFkr gks( 

¼rhu½ mä HkÙkk] ;FkkfLFkfr] lHkk ;k ifj"kn~ ds ;k mldh lfefr ds fdlh 
yxkrkj mios'ku ds nkSjku LFkxu ds fnuksa ds fy;s] vkSj ,sls yxkrkj mios'kuksa ds chp esa 
iM+us okyh Nqêh ds fnuksa ds fy, Hkh ns; gksxk] ;fn lnL; ,sls lHkh fnuksa esa mios'ku ds 
LFkku ij mifLFkr gks( 

¼pkj½ mä HkÙkk pkj ls vuf/kd ,sls fnuksa ds fy;s Hkh ns; gksxk tks lHkk ;k 
ifj"kn ds ;k mldh lfefr ds fdlh mios'ku ds vfUre fnu vkSj mlh ;k fdlh vU; 
lfefr ds ;k lHkk ;k ifj"kn ds mios'ku ds çFke fnu ds chp iM+s] ;fn lnL; ,sls lHkh 
fnuksa esa mios'ku ds LFkku ij mifLFkr gks( 

¼ikap½ tgka [k.M ¼rhu½ ;k [k.M ¼pkj½ ds v/khu vkus okyh fdlh fLFkfr esa dksbZ 
lnL; mios'ku ds LFkku ls vius fuokl LFkku ;k vius fuokZpu {ks= dks pyk tk;] ogka 
og] /kkjk 14 esa fdlh ckr ds gksrs gq, Hkh] bl /kkjk ds micU/kksa ds vuqlkj nSfud HkÙkk dk] 
;k /kkjk 14 ds vuqlkj vkuq"kafxd O;; dk] buesa tks Hkh de gks- gdnkj gksxk( 

1[¼ikap&d½ mä HkÙkk fdlh lnL; dks fdlh lfefr ds lHkkifr ds :i esa lfefr 
dh cSBd ls fHkUu ,slh lfefr ds dk;Z ds lEcU/k esa Hkh y[kuÅ vkus ij] ;fn bl /kkjk ds 
fdlh vU; micU/k ds v/khu mls dksbZ ,slk HkÙkk vU;Fkk ns; ugha gS] ns; gksxk] ijUrq dksbZ 
,slk HkÙkk ,d dysUMj ekl esa vf/kd ls vf/kd nks ckj vkus ij vkSj ,d ckj ds fy;s 
vf/kd ls vf/kd nks fnu ds fy;s ns; gksxkA 

¼ikap&[k½ mä HkÙkk /kkjk 14 ds [k.M ¼?k½ esa fufnZ"V fdlh cSBd] lsfeukj ;k 
v/;;u ikB~;Øe esa mifLFkfr ds fy;s Hkh ns; gksxkA] 

¼ikap&[k[k½ 2[ XXX] ¼ikap&x½ 2[ X X X] 
¼N½ 3[ X X X ] 

 bl /kkjk ds ç;kstuksa ds fy, fdlh mios'ku dks yxkrkj le>k 
tk;xk ;fn fdlh cSBd ds vfUre fnu vkSj nwljh cSBd ds çFke fnu ds chp fnuksa dh 
la[;k pkj ls vf/kd u gksA 

4[¼2½ çR;sd lnL; mu fnuksa ds fy, Hkh ftuesa og tulsok ds dk;ksaZ ds fy, nkSjk 
djsa vkSj ftlds fy, mi/kkjk ¼1½ ds v/khu HkÙkk ;k vkuq"kafxd O;; vuquU; u gks ;k u gks 
ldrk gks] 5[,d gtkj ikap lkS :i;s] çfrfnu dh nj ls nSfud HkÙks dk gdnkj gksxkA 

¼3½ mi/kkjk ¼1½ esa nh x;h fdlh ckr ds gksrs gq, Hkh] /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa 
fufnZ"V fdlh in ij vklhu lnL; vkSj usrk fojks/kh ny dks mlds lEiw.kZ dk;Zdky esa] 
ftlesa og ,sls in ij vklhu gS] çR;sd fnu ds fy, vkB lkS :i;s çfrfnu dh nj ls 
nSfud HkÙkk ns; gksxk] flok; mu fnuksa ds ftuds fy, og mi/kkjk ¼1½ ds v/khu nSfud 
HkÙkk dk nkok djsA] 

/kkjk 15&d lHkk ;k ifj"kn~ dk çR;sd lnL; pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa fufnZ"V fdlh 
in ij vklhu gks ;k u gks] ftlesa usrk fojks/kh ny Hkh lfEefyr gSa] viuh lnL;rk dh 
vof/k esa ;k] ;FkkfLFkfr] vius lEiw.kZ dk;Zdky esa] ftlesa og ,sls in ij vklhu gS-  
2[ iPphl gtkj :i;s] çfrekl dh nj ij lfpoh; HkÙkk ikus dk gdnkj gksxkA] 

3[ijUrq ;g fd iwoksZä lnL; ekg vçSy] 2020 ls ekpZ] 2021 rd mi;qZä 
lfpoh; HkÙkk dk ek= lÙkj çfr'kr ds fy;s gdnkj gksxkA] 

 



 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 7 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 
 

 

/kkjk 18&d lHkk ;k ifj"kn~ dk izR;sd lnL;] pkgs og /kkjk 2 ds [k.M ¼>½ esa mfYyf[kr 

fdlh in ij vklhu gks ;k ugha] ,sls fl)kUrksa ds vuqlkj] tks fofgr fd;s tk,a] 

fuEufyf[kr dk gdnkj gksxk vFkkZr& 

¼d½ jkT; ljdkj }kjk LFkkfir ;k vuqjf{kr fdlh vLirky ;k vkS"k/kky; esa çnku 

dh tkus okyh okg~; fpfdRlk vkSj lqfo/kkvksa ds cnys esa ftlds vUrxZr vkS"kf/k;ka Hkh gS- 

rhl gtkj #i;s çfrekl dh /kujkf'k dk fn;k tkuk 

¼[k½ ,sls vLirky esa vius fy;s vkSj vius ifjokj ds lnL;ksa ds fy;s] ftUgsa 

vLirky esa fpfdRlk ds fy;s HkrhZ djuk visf{kr gks] fu%'kqYd LFkku vkSj fpfdRlk lsok 

miyC/k djk;k tkukA 

/kkjk 24 ¼1½ çR;sd O;fDr ftlus lHkk ;k ifj"kn ds lnL; ds :i esa fdlh Hkh vof/k ds 

fy;s dk;Z fd;k gks] vius thou i;ZUr iPphl gtkj :i;s çfrekl dh nj ls isa'ku ikus 

dk gdnkj gksxk% 

ijUrq tgka fdlh O;fDr us mi;qZäkuqlkj ,d o"kZ ls vf/kd vof/k ds fy;s dk;Z 

fd;k gks] ogk¡ og ,d o"kZ ls vf/kd çR;sd iw.kZ o"kZ ds fy;s nks gtkj :i;s çfrekl dh 

nj ls vfrfjä isa'ku ikus dk gdnkj gksxk% 

ijUrq ;g vkSj fd fo/kku lHkk Hkax gksus dh fLFkfr esa fo/kku lHkk ds Hkax gksus dh 

frfFk ls u;h fo/kku lHkk ds çFke mios'ku rd dh vof/k dh x.kuk ,sls lnL; ds isa'ku 

ç;kstuksa ds fy, dh tk;sxh tks Hkax fo/kku lHkk dk v/;{k jgk gks vkSj mä vof/k ds 

nkSjku bl :i esa vius in ij vklhu jgk gksA 

tgka fdlh O;fä us lHkk ;k ifj"kn ds lnL; ds :i esa N% ekg ;k 

mlls vf/kd fdUrq ,d o"kZ ls de vof/k ds fy, dk;Z fd;k gks ogka bl /kkjk ds 

ç;kstukFkZ ;g le>k tk,xk fd ml O;fä us ,d o"kZ ds fy, lnL; ds :i esa dk;Z 

fd;k gSA 

¼2½ tgk¡ mi/kkjk ¼1½ ds v/khu isa'ku dk gdnkj dksbZ O;fä fdlh vU; isa'ku dk 

Hkh gdnkj gks] ogk¡ ,slk O;fä ,slh isa'ku ds lkFk&lkFk mi/kkjk ¼1½ ds v/khu isa'ku ikus 

dk gdnkj gksxkA 

/kkjk 26&d  

 

¼1½ ;fn lnL;rk dh vof/k ds nkSjku fdlh vklhu lnL; dh ikfjokfjd e`R;q gks 

tk,] rks eR̀;q ds le; fnoaxr lnL; dks vU;Fkk vuqeU; isa'ku ;k iPphl gtkj #i;s dh 

isa'ku tks Hkh vf/kd gks dh ikfjokfjd isa'ku dk ,slk ifr@iRuh vkthou gdnkj gks 

tk;sxkA 

¼2½ ;fn HkwriwoZ lnL;] dh e`R;q gks tk;] rks e`R;q ds le; ,sls iwoZ lnL; dh 

isa'ku ;k #i;s iPphl gtkj dh isa'ku tks Hkh vf/kd gks dh ikfjokfjd isa'ku dk ,slk 

ifr@iRuh vkthou gdnkj gks tk;sxk% 

ijUrq ;g fd ;fn ifr@iRuh /kkjk 3 ds vUrxZr osru vFkok /kkjk 24 dh mi/kkjk ¼1½ ds 

vUrxZr fdlh isa'ku dk gdnkj gks] rks og mi/kkjk ¼1½ ;k mi/kkjk ¼2½ ds vUrxZr 

ikfjokfjd isa'ku dk gdnkj ugha gksxkA 



8                                                   mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

mÙkj çns'k ea=h ¼osru] HkÙkk vkSj çdh.kZ micU/k½ vf/kfu;e] 1981 

/kkjk 3 ¼1½ eq[; ea=h] çR;sd ea=h] jkT; ea=h ¼Lora= çHkkj½ vkSj jkT; ea=h viuh inkof/k esa 

vk|ksikUr pkyhl gtkj :i, çfr ekl ds osru ds gdnkj gksaxs% 

ijUrq ;g fd eq[; ea=h] çR;sd ea=h] jkT; ea=h ¼Lora= çHkkj½ vkSj jkT; ea=h] ekg 

vçSy] 2020 ls ekg ekpZ] 2021 rd çfr ekg lans; osru] fuokZpu {ks= HkÙkk rFkk lfpoh; HkÙkk 

dk ek= lÙkj çfr'kr ds fy, gdnkj gksaxsA 

¼2½ çR;sd ,o ea=h viuh inkof/k esa vk|ksikUr iSarhl gtkj :i;s çfr ekl ds osru 

dk gdnkj gksxkA 

 
 vkKk ls] 

 iznhi dqekj nqcs] 
 izeq[k lfpoA 

&&&&&& 
UTTAR PRADESH SARKAR 

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1 
——— 

No. 195/XC-S-1–25-08S-2025 
 Dated Lucknow, August 26, 2025 

——— 
NOTIFICATION 
MISCELLANEOUS                                                                                                                             

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution,  the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Vidhan 
Mandal Sadasya Tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2025"  introduced in the Uttar 
Pradesh Legislative Assembly on August 13, 2025. 

 

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND MINISTERS 
AMENITIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2025 

A 

BILL 

 further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments 
and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and 
Miscellaneous Provisions) Act, 1981 

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of  Republic of India as 
follows:- 

CHAPTER- I 
PRELIMINARY 

Short title and 
commencement 

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and 
Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2025. 

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025. 

CHAPTER-II 

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' 
EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980 

Amendment of 
Section 3 of U.P. 
Act No. 23 of 1980 

2. (1) In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and 
Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in Section 3,– 

(a) in sub-section (1), for the words "twenty five thousand rupees", the 
words "thirty five thousand rupees" shall be substituted; 

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, 
namely:- 



 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 9 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 
 

 

"(3) The salary of members shall be increased after every five years 
commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided 
under clause (v) of Explanation to Section 48 of the Income-tax Act, 1961  
(Act No. 43 of 1961)." 

 

3.In Section 4 of the principal Act, for the words "fifty thousand rupees" the 
words "seventy five thousand rupees" shall be substituted. 

Amendment of 
Section 4 

4.In Section 5 of the principal Act,- 
 (a) in sub-section (1), for the words "four lakh twenty five thousand 

rupees", the words "five lakh rupees" shall be substituted; 
(b) in sub-section (2),– 

(i) for the words "one lakh rupees", the words "one lakh fifty thousand 
rupees" shall be substituted; 

Amendment of 
Section 5 

 
(ii)  in clause (b) of first proviso, for the words "twenty five thousand 

rupees", the words "the amount opted by him" shall be substituted; 
(c) in the fourth proviso, for the words "fifty thousand rupees",  the 

words "one lakh rupees" shall be substituted. 

 

5.For Section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, 
namely:- 
"The railway coupons issued to a member or ex-member under this Chapter shall 
be valid for such period and every unused coupon shall be surrendered to the 
Secretary in such manner as may be prescribed and an amount equivalent to the 
value of such surrendered railway coupons shall be paid in cash to such member 
or ex-member." 
 

Amendment of 
Section 10 

6.In Section 15 of the principal Act,– 
 (a) in sub-section (1), for the words "two thousand rupees", the words 

"two thousand and five hundred rupees" shall be substituted; 
(b) before the Explanation to sub-section (1), the following proviso shall 

be inserted, namely :- 
 Provided that if a member does not attend the sitting of Assembly or 

Council, as the case may be, on a day or more during a session or at any sittings of 
any Committee thereof, he shall not be entitled for the daily allowance admissible 
under sub-section (2) for the days of such absence. 

(c) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, 
namely:- 

"(2) Every member whether or not he holds any office referred to in 
 clause (i) of Section 2 and the Leader of Opposition shall be entitled to daily 
allowance at the rate of two thousand rupees per day for the days during which he 
tours for the works inthe s ervice of the public and for which the allowance or 
incidental charges under sub-section (1) are not, may not be admissible."; 

(d) after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, 
namely:- 
   Provided that a member shall not be entitled to the daily allowance 

admissible under sub-sections (1) or (2) for the period of his confinement in a jail 
except the day of his discharge. 

(e) sub-section (3) shall be omitted; 
(f) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, 

namely:- 
"(4) The daily allowances mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be 

increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of 
Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to Section 48 of the 
Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)." 

Amendment of 
Section 15 

 
  

  

7.In Section 15-A of the principal Act, for the words "twenty thousand rupees 
", the words "thirty thousand rupees" shall be substituted. 

Amendment of  
Section 15- A 

8.In Section 18-A of the principal Act, in clause (a) for the words "thirty 
thousand rupees", the words "forty five thousand rupees" shall be substituted. 

Amendment of  
Section 18- A 

 



10                                                   mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 

 

Amendment of 

Section 24 

9.For Section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, 

namely;– 

"(1) Every person who has served as a member of the Assembly or the Council 

for any period shall be entitled to a pension at the rate of thirty five thousand rupees 

per month throughout his life: 

 Provided that where any person who has served as aforesaid for a period 

exceeding one term of whatever duration, he shall be entitled to an additional 

pension at the rate of two thousand rupees for every completed year in excess of 

one term:” 

    Provided further that where any person who has served as aforesaid for 

his first full term of six years as a member of Council, he shall be entitled to an 

additional pension of two thousand rupees i.e. a total pension of thirty seven 

thousand rupees per month: 

   Provided also that in the event of dissolution of Assembly, the period from the 

date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting of the new Assembly, 

shall be counted for pension purposes of a member who has been the speaker of the 

dissolved Assembly and has continued to be in office as such during the said period. 

Explanation- Where a person has served as a member of the Assembly or the 

Council for a term of six months and above and has not completed one year then such 

person shall for the purposes of calculating the pension, be deemed to have served as 

member for one year. 

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to 

any other pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-

section (1) in addition to such pension. 

(3) The pension and additional pension to every person shall be increased 

after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost 

Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the 

Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)." 

Amendment of 

Section 26-A 
10.In Section 26-A of the principal Act,– 

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, 

namely:- 

“(1) If a sitting member dies during the tenure of his or her office, the spouse of 

such member or if such person leaves no spouse, his minor children or unmarried 

daughters shall be entitled to a family pension equal to pension otherwise admissible 

to the deceased member at the time of death or a pension of thirty thousand rupees, 

whichever is greater, for the lifetime of such spouse or till the minor children attain 

the age of majority and in case of daughters till they get married.”; 



 mRrj izns'k vlk/kkj.k xtV] 26 vxLr] 2025 11 

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e 
 

 

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:- 

“(2) If an ex-member dies, the spouse of such ex-member or if such person leaves 

no spouse his minor children or unmarried daughters shall be entitled to a family 

pension equal to pension of such ex-member at the time of death or a pension of thirty 

thousand rupees, whichever is greater, for the life-time of such spouse or till the minor 

children attain the age of majority and in case of daughters till they get married.” 

(c) after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- 

"Provided further that where more than one person becomes entitled for 

pension under sub-sections (1) or (2) all such persons shall draw the said pension in 

equal shares." 

 

CHAPTER– III 

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES  

AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981 

11. In Section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and 
Miscellaneous Provisions) Act, 1981,– 

(a) in sub-section (1), for the words "forty thousand" the words "Fifty 
thousand" shall be substituted; 

(b) in sub-section (2), for the words "thirty five thousand", the words "forty 
five thousand" shall be substituted. 

Amendment of 
Section 3 of 
U.P. Act no 14 
of 1981 

 
——— 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

The salary, allowances, pension and other amenities admissible to the members of the State 
Legislature and the salary of Ministers have not been revised for a long time. In view of the price rise and 
escalation in cost of living, it has been decided to revise the same so that they may serve the cause of their 
constituency in a meaningful manner. 

In view of the decision by Government of India to revise the salary, daily allowance of members 
of Parliament, pension and additional pension of ex-members of Parliament every five years through 
notification on the basis of cost inflation indexprovided under clause (v) of explanationto Section 48 of the 
Income-tax Act, 1961 ( Act No.43 of 1961), it has been decided to revise the salary, daily allowance of 
members of State Legislature and pension, additional pension of ex-members of State Legislature every 
five years  in the same manner from 1st April, 2025 by amending the Uttar Pradesh State Legislature 
(Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and 
Miscellaneous Provisions) Act, 1981. 

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Laws (Amendment)  
Act, 2025 is introduced accordingly. 

 

 SURESH KUMAR KHANNA 
 Mantri, 

Sansadiya Karya. 

––––––– 
 

 By order, 
 J.  P.  SINGH-II, 
 Pramukh Sachiv. 

 
ih0,l0;w0ih0&,0ih0 147 jkti=&2025&¼446½&599$25$5=629 izfr;ka ¼Mh0Vh0ih0@vkWQlsV½A 


